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Viranomaislautakunta § 39 07.11.2024 

 
Vireillä olevia asioita, viranomaislautakunta 
 
Viranomaislautakunta 07.11.2024 § 39    
55/00.01.02/2022    
 
 
Valmistelija Rakennustarkastaja: Petri Miettinen, puh. 0400 254 450, 

petri.miettinen@iitti.fi,  
 Ympäristönsuojelutarkastaja: Taru-Tiina Kalliokuusi, puh. 040 559 6498, 

taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi 
 
 1. Lupapisteen tilanne 31.10.2024 (sulkeissa tilanne 11.9.2024): 15 (20) 

jätettyä hakemusta, jotka ovat käsittelyssä tai täydennettävänä tai 
odottavat käsittelyyn siirtämistä. 

 
 2. Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteslupahakemus saapunut 30.10.2024, 

Väntynkankaan olemassa oleva ottoalue. 
 
Esittelijä Rakennustarkastaja Petri Miettinen 

 
Päätösehdotus Viranomaislautakunta merkitsee tiedoksi vireilläolevat asiat. 

 
Päätös Viranomaislautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
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Viranomaislautakunta § 40 07.11.2024 

 
Asiakirjoja viranomaislautakunnan tietoon 
 
Viranomaislautakunta 07.11.2024 § 40    
56/00.01.02/2022    
 
 
Valmistelija Rakennustarkastaja: Petri Miettinen, puh. 0400 254 450, 

petri.miettinen@iitti.fi, 
 Ympäristönsuojelutarkastaja: Taru-Tiina Kalliokuusi, puh. 040 559 6498, 

taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi  
 
1. Kunnanhallituksen päätös 16.9.2024 § 215, poikkeamislupa ja 
suunnittelutarveratkaisu, rakentaminen yleiskaavan MT-alueelle 
 
2. Kunnanhallituksen päätös 7.10.2024 § 221, poikkeamislupa, 
rakentaminen rantakaavan MM-1-alueelle Vuolenkoskella 
 
3. Kunnanhallituksen päätös 7.10.2024 § 222, poikkeamislupa, 
rakentaminen yleiskaavan M-alueelle Tyriseväntiellä 
 
4. Iitti Timber Oy:n lämpölaitoksen rekisteriöinti-ilmoitus liitteineen 
 
5. Ympäristövalvonnan tarkastusmuistiot 4 kpl 
 

Esittelijä Rakennustarkastaja Petri Miettinen 
 

Päätösehdotus Viranomaislautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi. 
 

Päätös Viranomaislautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
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Viranomaislautakunta § 22 06.06.2024 
Viranomaislautakunta § 30 22.08.2024 
Viranomaislautakunta § 41 07.11.2024 

 
Rakentamistoimenpiteet tilalla Kuvaja, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 
 
Viranomaislautakunta 06.06.2024 § 22   
 
 
Valmistelija Rakennustarkastaja: Petri Miettinen, puh. 0400 254 450, 

petri.miettinen@iitti.fi 
 
Iitin rakennuslautakunnan päätös 9.6.2021 § 53 asettaa uhkasakko 
kiinteistön -------------------- omistajalle ---------------- on saanut lainvoiman 
8.8.2023, kun korkein hallinto-oikeus on päättänyt olla myöntämättä ---------
------- valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä 19.12.2022. 
 
Rakennustarkastajan kiinteistöllä 18.4.2024 suorittaman käynnin 
perusteella velvoitetta purkaa kuistin lasitus ei ole noudatettu kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun uhkasakon asettamispäätös on saanut 
lainvoiman, joten uhkasakko voidaan tuomita. -------------- on kuultu 
vevloitteen noudattamatta jättämisestä ja uhkasakon tuomitsemisesta, ja 
hän on toimittanut 23.5.2024 selvityksen. 
 
Kokouksen oheismateriaalina jaetaan pöytäkirjan ote rakennuslautakunnan 
päätöksestä 9.6.2021 § 53, hallinto-oikeuden päätös 19.12.2022, 
korkeimman hallinto-oikeuden päätös 8.8.2023 sekä -------------- selvitys 
23.5.2024. 
 

Esittelijä Rakennustarkastaja Petri Miettinen 
 

Päätösehdotus Viranomaislautakunta toteaa, että velvoitetta ei ole noudatettu eikä 
noudattamatta jättämiseen ole esitetty selvityksessä pätevää syytä, ja 
päättää tuomita -------------- maksamaan rakennuslautakunnan päätöksellä 
9.6.2021 § 53 asetetun uhkasakon peruserän 1.000 euroa. 
 
Tuomitsemispäätös pannaan täytäntöön kuukauden kuluttua tämän 
päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 
 
Mikäli rakennuspaikan omistaja luovuttaa kiinteistön tai sen osan 
käyttöoikeuden, tulee velvoitetun ilmoittaa luovutuksensaajalle tällä 
päätöksellä asetetusta velvoitteesta ja uhkasakosta luovutuskirjaan otetuin 
maininnoin tai muutoin todisteellisesti. 
 
Tästä päätöksestä ilmoitetaan uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti 
Maanmittauslaitokselle merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään 
rekisteriin. 
 
Lisäksi uhkasakon tuomitsemisesta peritään 575 euron maksu 
rakennusvalvontataksan 10.6 §:n mukaisesti. 
 
Perustelut: 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 182 § 
Uhkasakkolaki 4 §, 6 § - 10 §, 14 §, 18 § - 24 § 
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Viranomaislautakunta § 22 06.06.2024 
Viranomaislautakunta § 30 22.08.2024 
Viranomaislautakunta § 41 07.11.2024 

Iitin kunnan rakennusjärjestys 
Iitin kunnan rakennusvalvontataksa 
 

Päätös Esittelijä totesi kokouksessa, että -------------- on toimittanut 
rakennusvalvonnalle 30.5.2024 esityslistan lähettämisen jälkeen 
sähköpostitse valokuvia, joista käy ilmi että yksi kuistin ikkunalaseista on 
purettu. -------------- sähköposti jaettiin osallistujille kokouksessa. 
 
Viranomaislautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 
Viranomaislautakunta 22.08.2024 § 30  
 
Valmistelija Rakennustarkastaja: Petri Miettinen, puh. 0400 254 450, 

petri.miettinen@iitti.fi 
 
-------------- on tehnyt 18.6.2024 oikaisuvaatimuksen 
viranomaislautakunnan päätöksessään 6.6.2024 § 22 asettamasta 
maksusta. 
 
Oikaisuvaatimus 18.6.2024 sekä päätöshetkellä voimassaollut 
rakennusvalvontataksa jaetaan esityslistan oheismateriaalina. 
 

Esittelijä Rakennustarkastaja Petri Miettinen 
 

Päätösehdotus Viranomaislautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen aiheettomana. 
Viranomaislautakunnan päätös 6.6.2024 § 22 pysyy voimassa määrätyn 
maksun osalta. 
 
Perustelut: maksu on päätöshetkellä voimassaolleen 
rakennusvalvontataksan mukainen. MRL 145 §:n mukaan "Luvan hakija tai 
toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja 
valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, 
jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa." 
 

Päätös Viranomaislautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
Viranomaislautakunta 07.11.2024 § 41    
435/10.03.00/2024    
 
 
Valmistelija Rakennustarkastaja: Petri Miettinen, puh. 0400 254 450, 

petri.miettinen@iitti.fi 
 
 -------------- on tehnyt 19.9.2024 valituksen Hämeenlinnan hallinto-

oikeudelle viranomaislautakunnan päätöksestä 22.8.2024 § 30. 
Valitukseen on pyydetty hallinto-oikeudesta täydennystä 25.9.2024 ja 
valittaja on toimittanut pyydetyt täydennykset 27.9.2024. 

 
 Esityslistan oheismateriaalina jaetaan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 

17.10.2024 liitteineen. 
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Viranomaislautakunta § 22 06.06.2024 
Viranomaislautakunta § 30 22.08.2024 
Viranomaislautakunta § 41 07.11.2024 

Esittelijä Rakennustarkastaja Petri Miettinen 
 

Päätösehdotus Viranomaislautakunta esittää, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkää 
valituksen aiheettomana ja antaa seuraavan lausunnon valituksessa 
esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista: 
 
"Valituksen kohteena oleva maksu on voimassaolleen 
rakennusvalvontataksan mukainen. MRL 145 §:n mukaan "Luvan hakija tai 
toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja 
valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, 
jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa." 
 
Viranomaislautakunta katsoo, että kyseessä on juuri tällainen MRL 145 §:n 
tarkoittama maksu. Valittajan vaatimuksiin ja perusteluihin uhkasakon 
osalta viranomaislautakunta on taas ottanut kantaa lausunnossaan 
(viranomaislautakunnan päätös 22.8.2024 § 31) uhkasakkopäätöksestä 
(viranomaislautakunnan päätös 6.6.2024 § 22) tehdystä valituksesta." 
 

Päätös Viranomaislautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
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Viranomaislautakunta § 42 07.11.2024 

 
Ympäristönsuojelun lausunto Itäradan YVA-ohjelmasta 
 
Viranomaislautakunta 07.11.2024 § 42    
106/11.00.02/2022    
 
 
Valmistelija Ympäristönsuojelutarkastaja: Taru-Tiina Kalliokuusi, puh. 040 559 6498, 

taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi 
 
 UUDELY/17031/2023 

 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Iitin 
ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Itärata Oy:n Itärata-hanketta 
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Iitin kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Iitin viranomaislautakunta. 
 
Suunnitellun nopean ratayhteyden pohjoisosa kulkee lähellä Iitin kunnan 
kaakkoisrajaa. 
 
Itärata on Keravalta Porvoon kautta Kouvolaan suunniteltava 
kaksiraiteinen nopean liikenteen rata. Itärata erkaantuu länsipäässä 
Pasilan ja Keravan välille suunnitellusta Lentoradasta tunnelissa ja liittyy 
itäpäässä nykyiseen Lahti–Kouvola-rataan. Rataa suunnitellaan yhdeksän 
kunnan alueelle, jotka ovat Vantaa, Tuusula, Kerava, Sipoo, Porvoo,  
Loviisa, Lapinjärvi, Myrskylä ja Kouvola. Kaukoliikenteen lisäksi rata 
mahdollistaa Helsingin ja Porvoon välisen lähijunaliikenteen 
käynnistymisen. Tavarajunaliikenteen mahdollisuutta tutkitaan Keravan ja 
Kouvolan välillä. 
 
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana Itäradasta laaditaan 
alustava yleissuunnitelma, jossa tarkennetaan ratalinjausvaihtoehtojen 
sijainteja ja ratageometriaa. YVA-menettelyssä arvioidaan Itäradan 
vaihtoehtoja lainsäädännön tarkoittamalla tavalla (laki 
ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017). Menettely tuottaa 
tietoa päätöksenteon tueksi ja auttaa löytämään hankkeelle 
toteuttamiskelpoisen ratkaisun, jossa on sovitettu yhteen erilaisia tarpeita. 
 
Vaikutusten merkittävyyden määrittelyssä hyödynnetään YVA-hankkeissa 
yleisesti käytettyä arviointimenetelmää, jossa merkittävyys muodostuu 
vaikutuskohteen herkkyyden ja muutoksen arvioidun suuruuden pohjalta. 
Osana arviointia tunnistetaan siihen liittyvät epävarmuudet sekä arvioidaan 
hankkeeseen sisältyviä riskejä. Lisäksi esitetään keinoja haitallisten 
vaikutusten estämiseksi ja vähentämiseksi. Vaikutusten arviointia varten 
laaditaan luontoselvityksiä, meluselvitys, tärinä- ja runkomeluselvitys sekä 
arkeologinen inventointi. Keskeisimmistä maisemallisista kohteista 
laaditaan havainnekuvat. 
 
Esityslistan oheismateriaalina jaetaan lausuntopyyntö liitteineen. 
 

Esittelijä Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi 
 

Päätösehdotus Iitin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa 
Itärata-hankkeen YVA-ohjelmasta. Se kuitenkin muistuttaa huomioimaan 
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Viranomaislautakunta § 42 07.11.2024 

myös Iitin kunnan alueelle ulottuvat ympäristövaikutukset, jotka aiheutuvat 
Itäradan rakentamisen ja käytön aikana. 
 

Päätös Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan tehden siihen 
seuraavat lisäykset: 
- YVA-ohjelmassa tulee arvioida vaikutukset myös kulttuurimaisemaan ja 
elinkeinon harjoittamiseen. 
- Havainnekuva tulee saada myös Iitin osalta. 
 
Viranomaislautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen 
yksimielisesti. 
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Viranomaislautakunta § 43 07.11.2024 

 
Ympäristönsuojelun lausunto, Kymijoen Pyhäjärven säännöstelyluvan määräysten 
tarkistaminen 
 
Viranomaislautakunta 07.11.2024 § 43    
393/11.03.03/2023    
 
 
Valmistelija Ympäristönsuojelutarkastaja: Taru-Tiina Kalliokuusi, puh. 040 559 6498, 

taru-tiina.kalliokuusi@iitti.fi 
 
 ESAVI/24715/2024 

 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue pyytää Iitin 
kunnan sekä Iitin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Kaakkois-
Suomen ELY-keskuksen hakemuksesta Kymijoen Pyhäjärven 
säännöstelyluvan määräysten tarkistamiseksi. 

 
Iitin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii viranomaislautakunta. 
 
Pyhäjärven nykyisen säännöstelyluvan lupamääräykset haetaan pysymään 
pääosin ennallaan kuten vuonna 2014 annetussa lupapäätöksessä. 
Lupamääräyksen D kohtaan ”Tarkkailuvelvoitteet” haetaan muutosta 
tarkkailuvelvoitteiden poistamiseksi kirjanpitokalastuksen sekä 
rantaorvokin seurannan osalta. Hakijan mukaan kirjanpitokalastuksen ja 
rantaorvokin seurannan jatkamista ei säännöstelyn vaikutuksien 
seurannassa pidetä välttämättömänä. 
 
Esityslistan oheismateriaalina jaetaan lausuntopyyntö liitteineen. 
 

Esittelijä Ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi 
 

Päätösehdotus Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että säännöstelyn vaikutuksia 
ympäristöön tulee jatkossakin seurata tarkoituksenmukaisella tarkkailulla. 
 

Päätös Viranomaislautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
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Viranomaislautakunta § 44 07.11.2024 

 
Muut asiat 
  
Viranomaislautakunta 07.11.2024 § 44    
      
 Varsinaisen esityslistan käsittelyn jälkeen tulevat asiat. 
 

 
Päätös Muissa asioissa keskusteltiin: 

 
- Ympäristönsuojelumääräysten työryhmän seuraava kokous päätettiin 
pitää maanantaina 4.12.2024 klo 14. 
 
- Viranomaislautakunta päätti pitää seuraavan kokouksen keskiviikkona 
11.12.2024 klo 17. 
 
Merkittiin, että Atte Savelainen saapui kokoukseen tämän pykälän 
käsittelyn aikana. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 39, § 40, § 44 
 
MUUTOKSENHAKU 
 

Kirjalliseen lausumaan ei ole muutoksenhakuoikeutta, koska lausuma ei 
ole valituskelpoinen päätös. 
 
Maksuun tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen 
viranomaislautakunnalle alla olevan ohjeen mukaisesti. 

 
Oikaisuvaatimusoikeus 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 
 kunnan jäsen. 

 
Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava IItin kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä 
tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Viranomaislautakunta  
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
 
Postiosoite: PL 32, 47401 Kausala 
Käyntiosoite:           Rautatienkatu 20, 47400 Kausala 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@iitti.fi 
Faksinumero: 020 615 9617 
Puhelinnumero:  020 615 9600 
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 
 



 
Iitin kunta PÖYTÄKIRJA 7/2024  13 

 
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 
 päätös, johon haetaan oikaisua 
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, 
postiosoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Iitin kunnan 
kirjaamosta. 
 
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 41 
 
VALITUSOSOITUS 
  Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.  
Valitusoikeus 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu 
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi 
vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. 
Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen 
on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. 

 
Valitusaika 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua 
sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai 
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Yleistiedoksiannossa sekä julkisessa kuulutuksessa tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen 
julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla. Jos ilmoitus julkaistaan kunnan 
verkkosivujen lisäksi myös sanomalehdessä, katsotaan tiedoksiannon 
tapahtuneen kuitenkin seitsemäntenä päivänä ilmoituksen 
julkaisemisesta verkkosivuilla. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 

 
Valitusviranomainen 

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinna hallinto-oikeudelle.  
 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Arvikaristonkatu 5, 13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi 
Faksinumero: 029 564 2269 
Puhelinnumero: 029 564 2210 (asiakaspalvelu) 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten 
asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 
Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös 
ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän 
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu 
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää 
(prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden 
prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista 
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu 
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) (Finlex) 
säädetään.  

 
Pöytäkirja 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Iitin kunnan 
kirjaamosta.  

 
Kirjaamon yhteystiedot: 
 
Postiosoite: PL 32, 47401 Kausala 
Käyntiosoite:           Rautatienkatu 20, 47400 Kausala 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@iitti.fi 
Faksinumero: 020 615 9617 
Puhelinnumero:  020 615 9600 
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 
 
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 42, § 43 

 

Muutoksenhakukielto 

Seuraavista päätöksistä ei saa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:n 2. 
mukaan valittaa tai ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa 


